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RV: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 108495

Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Vie 28/04/2023 15:51

Para: Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>

1 archivos adjuntos (740 KB)
Poliza SGPL-90587978-1 SG FIRMADA.pdf;

Buenas tardes, 

De manera atenta remito la garantía correspondiente del contrato No 4204000-622-2023 OC 108495, para revisión. 

Cordial saludo  

De: Wilson Orlando Hortua Ramos <wohortua@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 15:40
Para: Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Rafael Londono Caranton <rlondono@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 108495
 
Un cordial saludo Viviana

Comparto la Póliza que envía Controles Empresariales para el proyecto de Microsoft office 365 bajo la orden de compra No.

quedo atento a sus comentarios

Atentamente, 


 

WILSON ORLANDO HORTUA RAMOS
CONTRATISTA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Secretaría General - Alcaldía Mayor de
Bogotá

De: Lina Paola Perdomo Valenciano <lperdomo@coem.co>
Enviado: viernes, 28 de abril de 2023 15:32
Para: Wilson Orlando Hortua Ramos <wohortua@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Sandra Patricia Leon Pinilla <sleonp@coem.co>; Adriana Márquez Pardo <amarquez@coem.co>; Nataly Johana Pinzon Aguirre <npinzon@coem.co>; Lorena
Hernandez <lorenahe@microsoft.com>
Asunto: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Orden de compra 108495
 
Buenas tardes
 
Ing. Wilson adjunto póliza para su aprobación. Quedo atenta
 
 
 
Saludos;

  Lina Paola Perdomo
Preventa Microsoft CCE
Carrera 7 No 7 -16 oficina 702
Centro Neiva _ Huila
Edif. Séptima Avenida
Oficina: +57 (8) 8667527
Celular: 312 5213579
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lperdomo@coem.co
www.controlesempresariales.com

 

Aviso de Confidencialidad.Este correo electró nico y cualquiera de sus adjuntos va dirigido exclusivamente al destinatario, puede contener informació n sensible o confidencial cuyo uso, impresió n, distribució n o divulgació n está  estrictamente

prohibido. Si no es el destinatario y lo recibió  por error le solicitamos que por favor nos comunique de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Recuerda que para mayor informació n puedes

consultar nuestra política de tratamiento de datos personales () la cual está  direccionada al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y que la informació n compartida será  manejada de acuerdo con las finalidades descritas en la política mencionada.

Controles Empresariales SAS.

mailto:lperdomo@coem.co
http://www.controlesempresariales.com/
https://controlesempresariales.com/pdf/politica-tratamiento-datos-personales.pdf

